
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlÇE - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Eskişehir MİHALIÇÇIK Bilfen TYT Deneme Sınavı-1 1570 15 15

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 20.85 11.24 18.04 7.97 6.02 6.46 6.78 3.86 5.82 4.80 4.52 3.67 40.40 25.65 33.98 213.163
İlçe Ortalaması 13.73 17.60 9.33 6.07 8.67 3.90 3.00 4.20 1.95 2.80 4.67 1.63 16.82 35.13 16.82 156.048

1 1 - MERYEM DUDAKCI
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 26 11 23.25 10 9 7.75 9 4 8.00 1 7 -0.75 46.00 31.00 38.25 226.925 567 1 1 1 1

2 133 - DİDEM ERGÜN
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 25 9 22.75 8 7 6.25 6 1 5.75 1 3 0.25 40.00 20.00 35.00 216.150 674 2 2 2 2

3 12 - BEYZA NUR UYUMAZ
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 24 9 21.75 8 5 6.75 2 5 0.75 1 2 0.50 35.00 21.00 29.75 198.900 866 3 3 3 3

4 63 - ZELAL SİR
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 19 15 15.25 3 3 2.25 6 1 5.75 3 5 1.75 31.00 24.00 25.00 182.900 1030 4 4 4 4

5 9 - YILMAZ DEMİR
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 17 19 12.25 8 12 5.00 5 5 3.75 1 4 0.00 31.00 40.00 21.00 169.800 1164 5 5 5 5

6 144 - YÜKSEL ŞAHİN
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 16 9 13.75 8 9 5.75 2 4 1.00 0 2 -0.50 26.00 24.00 20.00 166.525 1191 6 6 6 6

7 19 - KEZBAN ÖZCAN
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 16 24 10.00 9 10 6.50 0 5 -1.25 5 12 2.00 30.00 51.00 17.25 157.775 1278 7 7 7 7

8 52 - AHMET KAVAKLI
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 12 25 5.75 9 5 7.75 1 3 0.25 4 3 3.25 26.00 36.00 17.00 157.200 1284 8 8 8 8

9 11 - RABİYA YÜKSEL
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 15 19 10.25 4 10 1.50 2 1 1.75 4 5 2.75 25.00 35.00 16.25 154.050 1312 9 9 9 9

10 64 - TUĞÇE GÖLCÜK
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 5 18 0.50 6 5 4.75 0 1 -0.25 6 6 4.50 17.00 30.00 9.50 132.275 1446 10 10 10 10

11 7 - FATMA SARI
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 9 25 2.75 1 17 -3.25 8 17 3.75 7 7 5.25 25.00 66.00 8.50 128.250 1462 11 11 11 11

12 266 - BUĞRA ORHAN YILDI
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 2 12 -1.00 8 6 6.50 2 7 0.25 3 3 2.25 15.00 28.00 8.00 127.275 1469 12 12 12 12

13 60 - EMİNE PAMUK
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 10 18 5.50 3 14 -0.50 0 2 -0.50 4 4 3.00 17.00 38.00 7.50 125.000 1477 13 13 13 13

14 4 - ECE ERGÜN
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 7 29 -0.25 3 9 0.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 10.00 41.00 -0.25 99.250 1549 14 14 14 14

15 62 - BUSE ÜNSAL
Şehit Münir Yıldızak Çok Prog 12 / A 3 22 -2.50 3 9 0.75 2 4 1.00 2 7 0.25 10.00 42.00 -0.50 98.450 1553 15 15 15 15


