
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlÇE - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Eskişehir MİHALIÇÇIK Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-1 20925 4404 54

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.81 8.39 7.01 6.00 3.12 4.96 7.23 2.19 6.50 4.74 3.14 3.69 8.19 6.27 6.10 9.64 7.52 7.14 45.60 30.63 35.40 242.435
İlçe Ortalaması 6.94 11.17 3.22 4.56 4.61 3.02 6.31 3.30 5.22 2.78 4.41 1.31 5.31 10.57 1.79 7.80 9.87 4.51 19.06 43.93 19.06 170.536

1 306 - MEHMETZİYA ZEYBEK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 12 5 10.33 13 6 11.00 67.00 17.00 61.33 346.415 4246 939 1 1 1

2 105 - METEHAN GÜNEŞ
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 9 11 5.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 2 3.33 11 3 10.00 15 4 13.67 54.00 24.00 46.00 297.037 6363 1419 2 2 1

3 305 - MUHAMMETEMİRHAN BOLU
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 5 2.33 14 3 13.00 11 9 8.00 51.00 34.00 39.66 289.111 6746 1509 3 3 2

4 134 - MUHAMMETKEREM KURA
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 8 11 4.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 7 5 5.33 17 3 16.00 53.00 27.00 44.00 279.230 7236 1616 4 4 3

5 57 - AYSU ERTÜRK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 14 5 12.33 7 2 6.33 9 1 8.67 0 5 -1.67 8 7 5.67 10 6 8.00 48.00 26.00 39.33 273.822 7499 1685 5 5 2

6 10 - CEYLİN NİSA TOKUŞ
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 3 4.00 11 7 8.67 54.00 20.00 47.34 270.889 7640 1717 6 1 1

7 440 - FATMANUR BAL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 3 3.00 7 7 4.67 9 8 6.33 50.00 26.00 41.33 260.474 8234 1846 7 6 3

8 29 - AHMET GÜL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 9 10 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 10 5 8.33 12 8 9.33 47.00 27.00 37.99 259.970 8255 1848 8 7 4

9 308 - HALİLEMRE ATAK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 10 10 6.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 1 2.67 10 10 6.67 12 8 9.33 46.00 38.00 33.34 250.148 8774 1952 9 8 5

10 72 - ESMANUR BALOĞLU
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 11 7 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 6 13 1.67 13 6 11.00 48.00 38.00 35.34 247.200 8957 1987 10 9 4

11 61 - AYŞESENA YAMANOL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 7 8 4.33 6 2 5.33 8 1 7.67 3 3 2.00 10 4 8.67 9 6 7.00 43.00 24.00 35.00 240.741 9359 2070 11 10 5

12 35 - ESRANAZ SARILAR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 4 7 1.67 14 5 12.33 40.00 30.00 29.99 230.341 10012 2199 12 11 6

13 19 - ZEYNEPSU YÜKSEL
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 11 7 8.67 8 11 4.33 42.00 44.00 27.33 221.956 10537 2315 13 2 2

14 54 - ECEM ALTINTAŞ
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 8 8 5.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 7 7 4.67 8 12 4.00 47.00 33.00 36.00 215.556 10944 2401 14 12 7

15 307 - SAMET DÖNER
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 7 8 4.33 4 2 3.33 9 0 9.00 0 0 0.00 4 4 2.67 11 5 9.33 35.00 19.00 28.66 215.037 10995 2407 15 13 6

16 117 - NURAY PEK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 14 -1.67 12 6 10.00 46.00 38.00 33.34 211.615 11218 2452 16 14 8

17 310 - EBRU ŞAHİN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 9 9 6.00 5 2 4.33 8 2 7.33 5 2 4.33 3 11 -0.67 11 5 9.33 41.00 31.00 30.65 210.563 11303 2466 17 15 7

18 118 - HİLAL UYSAL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 7 8 4.33 4 4 2.67 7 3 6.00 1 2 0.33 4 6 2.00 10 7 7.67 33.00 30.00 23.00 196.296 12213 2665 18 16 8

19 196 - MERT AKYUMUK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 8 11 4.33 5 4 3.67 8 1 7.67 0 0 0.00 4 15 -1.00 12 6 10.00 37.00 37.00 24.67 195.793 12262 2678 19 17 9

20 300 - UMUT YÜKSEL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 4 5 2.33 7 3 6.00 7 11 3.33 6 12 2.00 38.00 47.00 22.33 186.415 12933 2829 20 18 10

21 320 - AZRA HERSLİ
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 5 1.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 37.00 40.00 23.66 180.963 13360 2910 21 19 9

22 207 - MEHMETALİ İNCE
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 4 16 -1.33 5 4 3.67 6 4 4.67 0 6 -2.00 7 11 3.33 11 7 8.67 33.00 48.00 17.01 172.622 14020 3043 22 20 11

23 193 - ELA PAMUK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 4 11 0.33 5 3 4.00 9 0 9.00 4 1 3.67 2 3 1.00 8 5 6.33 32.00 23.00 24.33 170.089 14273 3095 23 21 12

24 45 - ARDA ÖZÇAKIR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 3 12 -1.00 10 8 7.33 28.00 51.00 10.99 159.215 15129 3257 24 22 13

25 115 - NEBİTUNAY HAMURCU
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 7 2 6.33 5 4 3.67 3 14 -1.67 7 11 3.33 34.00 49.00 17.66 157.230 15300 3290 25 23 14

26 4 - HATİCE GEİK
Şehit Ramazan Manastır Ortaok 8 / A 6 11 2.33 5 3 4.00 7 2 6.33 5 4 3.67 6 11 2.33 6 14 1.33 35.00 45.00 19.99 156.237 15409 3312 26 1 1

27 90 - IRMAK DEĞİRMEN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 4 13 -0.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 5 1.33 5 14 0.33 9 9 6.00 35.00 47.00 19.33 155.304 15459 3319 27 24 15

28 198 - SEHER TEMEK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 152.356 15714 3369 28 25 16

29 93 - BERRAK YELKEN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 15 0.00 9 11 5.33 33.00 57.00 14.00 150.341 15923 3421 29 26 10

30 64 - BEGÜM ARIBURNU
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 8 11 4.33 4 4 2.67 8 2 7.33 0 0 0.00 3 6 1.00 4 12 0.00 27.00 35.00 15.33 146.400 16244 3474 30 27 17

31 38 - ALİ ÖZKARA
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 7 11 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 2 0.33 5 13 0.67 6 10 2.67 27.00 48.00 11.00 145.941 16272 3480 31 28 11

32 2 - AYŞE TURGUT
Şehit Ramazan Manastır Ortaok 8 / A 9 11 5.33 4 4 2.67 6 3 5.00 0 10 -3.33 4 14 -0.67 6 12 2.00 29.00 54.00 11.00 145.896 16290 3485 32 2 2

33 9 - ZEKİ ARSLAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 4 7 1.67 2 3 1.00 3 4 1.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 7 5 5.33 18.00 27.00 9.00 141.467 16687 3558 33 3 3

34 12 - ASUDE FERHAN AVDAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 7 10 3.67 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 49.00 10.67 141.007 16705 3563 34 4 4

35 309 - CEYLİNNAZ ÖZDEMİR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 5 11 1.33 5 3 4.00 8 2 7.33 2 3 1.00 2 10 -1.33 6 7 3.67 28.00 36.00 16.00 140.015 16835 3601 35 29 12

36 20 - TALHA DİLMEN
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 132.622 17511 3741 36 5 5

37 312 - ZELİHA HASDOĞANE
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 4 16 -1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 8 12 4.00 5 15 0.00 32.00 58.00 12.68 130.652 17669 3773 37 30 18

38 77 - YUNUS ELHANŞUR
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 4 16 -1.33 5 4 3.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 15 0.00 7 11 3.33 32.00 55.00 13.67 129.141 17804 3795 38 6 6

39 113 - İLAYDA ÖZBAKAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 33.00 57.00 14.00 126.652 18024 3833 39 31 13

40 80 - ARDA BALKAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 33.00 56.00 14.33 122.696 18372 3904 40 7 7

41 3 - SERDAR KARTAL
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 26.00 63.00 4.99 120.681 18547 3936 41 8 8

42 83 - GÜRCAN ÖZKAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 11 1.33 4 12 0.00 24.00 58.00 4.66 118.726 18683 3957 42 32 19

43 47 - ESMA ACAR
Şehit Ramazan Manastır Ortaok 8 / A 5 13 0.67 9 1 8.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 15 -1.00 5 14 0.33 29.00 57.00 10.01 114.830 18947 3996 43 3 3

44 8 - EREN ARSLAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 5 7 2.67 4 5 2.33 4 5 2.33 0 0 0.00 6 14 1.33 2 15 -3.00 21.00 46.00 5.66 112.830 19121 4028 44 9 9

45 16 - HASAN BEZCİ
YUNUSEMRE İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / A 1 12 -3.00 1 4 -0.33 4 2 3.33 0 0 0.00 5 10 1.67 1 0 1.00 12.00 28.00 2.67 102.489 19835 4173 45 10 10

46 51 - ASLI BALKAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 3 16 -2.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 10 3.67 4 15 -1.00 20.00 64.00 -1.32 99.556 19987 4200 46 33 14

47 100 - GÖKTUĞ SARIKAYA
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 4 12 0.00 3 6 1.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 14 -1.67 3 14 -1.67 23.00 56.00 4.33 91.570 20349 4263 47 34 20

48 197 - YUNUSEMRE ÇINAR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 6 -1.00 3 14 -1.67 3 14 -1.67 19.00 62.00 -1.67 88.593 20463 4286 48 35 15

49 302 - ORHAN ŞENER
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 3 12 -1.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 3 16 -2.33 16.00 54.00 -2.00 88.148 20466 4287 49 36 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Eskişehir MİHALIÇÇIK Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-1 20925 4404 54

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.81 8.39 7.01 6.00 3.12 4.96 7.23 2.19 6.50 4.74 3.14 3.69 8.19 6.27 6.10 9.64 7.52 7.14 45.60 30.63 35.40 242.435
İlçe Ortalaması 6.94 11.17 3.22 4.56 4.61 3.02 6.31 3.30 5.22 2.78 4.41 1.31 5.31 10.57 1.79 7.80 9.87 4.51 19.06 43.93 19.06 170.536

50 23 - AHMET ÇAĞLAR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 18 -4.00 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.67 87.141 20508 4295 50 37 17

51 95 - ENES USLU
Şehit Ramazan Manastır Ortaok 8 / A 2 13 -2.33 1 7 -1.33 2 4 0.67 0 7 -2.33 4 9 1.00 4 13 -0.33 13.00 53.00 -4.65 85.733 20537 4301 51 4 4

52 3 - ELİF YAMAN
Şehit Ramazan Manastır Ortaok 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 85.170 20564 4308 52 5 5

53 116 - ENES BOCUT
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.34 83.185 20626 4320 53 38 21

54 314 - GÖKÇE ÖNCEL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaok 8 / B 1 18 -5.00 4 4 2.67 8 2 7.33 3 6 1.00 2 12 -2.00 5 15 0.00 23.00 57.00 4.00 74.815 20774 4365 54 39 18


