
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İLÇE

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-2 / Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-2 10-12-2019
Eskişehir - MİHALIÇÇIK

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra

1
7 - ANİL YUR E E
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 16 3 15.00 18 2 17.33 78.00 11.00 74.33 430.830 3428 356 1

2
67 - GÜLHAN YÜKSEL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 17 3 16.00 79.00 9.00 76.00 422.948 4063 418 2

3
106 - EREN DIKMAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 14 4 12.67 14 6 12.00 74.00 14.00 69.34 395.348 6604 684 3

4
150 - MERVE DUDAKÇI
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 3 8.00 19 1 18.67 68.00 14.00 63.34 365.704 9998 1071 4

5
46 - BUSEHATUN ÇIRAK
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 6 3.00 15 4 13.67 61.00 19.00 54.67 320.281 16517 1769 5

6
115 - EYÜPCAN AGILDERE
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 17 1 16.67 6 3 5.00 8 2 7.33 9 0 9.00 6 3 5.00 12 6 10.00 58.00 15.00 53.00 319.274 16729 1794 6

7
101 - ZEYNEPRABİA GÜNEŞ
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 9 2.00 15 5 13.33 62.00 22.00 54.67 308.370 18597 2000 7

8
18 - CANSU ERTÜRK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 1 3.67 5 2 4.33 13 6 11.00 53.00 18.00 47.00 297.007 20517 2232 8

9
73 - ÖZLEM EROL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 12 8 9.33 54.00 25.00 45.66 296.489 20693 2252 9

10
42 - NAZLI TURGUT
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 4 2.67 7 11 3.33 12 6 10.00 54.00 29.00 44.33 290.119 21765 2364 10

11
14 - EMREKADİR YAMAN
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 16 3 15.00 4 3 3.00 7 3 6.00 5 2 4.33 6 4 4.67 11 7 8.67 49.00 22.00 41.67 287.689 22135 2417 11

12
232 - TUGBA KARAKAS
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 4 5.67 12 8 9.33 54.00 27.00 45.00 286.667 22340 2450 12

13
11 - ZEYNEP SERİN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 5 1.33 14 6 12.00 54.00 24.00 45.99 286.622 22419 2460 13

14
8 - ARDA YÜKSEL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 3 5.00 5 10 1.67 11 7 8.67 52.00 29.00 42.34 275.348 24319 2687 14

15
75 - EMİRHAN ER
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 6 0.00 15 5 13.33 51.00 27.00 42.00 274.800 24492 2705 15

16
100 - MELİSA ALPARSLAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 6 9 3.00 15 5 13.33 50.00 34.00 38.66 271.319 25082 2788 16

17
77 - SILA ALTAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 6 3 5.00 6 4 4.67 4 6 2.00 11 9 8.00 50.00 29.00 40.34 269.407 25332 2818 17

18
188 - MURAT ER
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 11 7 8.67 7 1 6.67 6 3 5.00 3 7 0.67 6 4 4.67 14 6 12.00 47.00 28.00 37.68 268.444 25552 2842 18

19
143 - GAMZE ATAK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 14 6 12.00 1 3 0.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 2 1.33 14 5 12.33 44.00 23.00 36.33 267.867 25654 2857 19

20
56 - MUHAMMEDTALHA ÖZMEN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 5 9 2.00 12 8 9.33 50.00 32.00 39.33 257.511 27505 3045 20

21
450 - KADİRCAN SARI
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 3 2 2.33 11 9 8.00 51.00 24.00 43.00 257.037 27614 3060 21

22
241 - YAGMUR SAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 14 4 12.67 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 8 0.33 11 8 8.33 49.00 29.00 39.33 253.067 28386 3144 22

23
69 - ENES ARSLAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 3 2 2.33 0 0 0.00 2 11 -1.67 15 5 13.33 40.00 27.00 30.99 246.622 29553 3273 23

24
98 - SEZİN YILDIZ
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 13 5 11.33 5 1 4.67 5 3 4.00 3 0 3.00 4 6 2.00 10 6 8.00 40.00 21.00 33.00 243.689 30049 3347 24

25
70 - GÜLSÜM KARABIYIK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 5 5.33 9 8 6.33 45.00 34.00 33.66 243.156 30223 3373 25

26
136 - IREM TANIK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 5 5.33 10 7 7.67 44.00 35.00 32.34 235.333 31461 3532 26

27
0 - B G ÜM
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / 0 17 2 16.33 7 2 6.33 10 0 10.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 5.00 41.33 233.807 31763 3569 27

28
73 - FAZIL YAZ
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 8 12 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 15 5 13.33 48.00 42.00 33.99 233.289 31942 3588 28

29
15 - SERAY YAYGIN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 9 5.00 8 11 4.33 49.00 37.00 36.66 231.333 32253 3627 29

30
52 - HASANYİĞİT ŞAHİN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 16 -2.33 15 5 13.33 41.00 48.00 24.99 221.467 34016 3840 30

31
58 - OKAN TUNA
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 3 -1.00 2 8 -0.67 15 5 13.33 33.00 39.00 20.00 211.096 35772 4085 31

32
325 - AHMETTAYLAN TARÇINIĞL
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 10 0 10.00 7 3 6.00 7 13 2.67 10 10 6.67 47.00 43.00 32.67 207.689 36244 4148 32

33
72 - ENES DOĞAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 14 5 12.33 39.00 49.00 22.67 207.674 36261 4151 33

34
67 - AYSELİBÜŞRA SARILAR
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 18 -4.00 8 11 4.33 45.00 44.00 30.33 199.733 37647 4328 34

35
64 - CEREN ÖZCAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 8 10 4.67 1 3 0.00 5 5 3.33 3 6 1.00 7 11 3.33 9 5 7.33 33.00 40.00 19.66 197.259 38032 4391 35

36
11163 - EJMBSB P LBO
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

0 / G 14 6 12.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 15.00 29.00 196.296 38142 4399 36

37
19 - MEHMETBERAT KALE
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 11 6 9.00 3 6 1.00 4 5 2.33 0 10 -3.33 5 13 0.67 8 6 6.00 31.00 46.00 15.67 192.859 38685 4456 37

38
63 - DUYGUVELİYE GÜNKAYA
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 10 10 6.67 38.00 51.00 20.99 190.341 39072 4497 38

39
9 - SÜMEYE EKEN
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 13 7 10.67 33.00 57.00 14.00 185.941 39715 4566 39

40
26 - HALİLİBRAHİM DOĞAN
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 9 8 6.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 9 9 6.00 36.00 49.00 19.66 183.926 40076 4611 40

41
61 - YUNUS SARI
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 7 12 3.00 3 5 1.33 6 4 4.67 3 6 1.00 4 16 -1.33 13 7 10.67 36.00 50.00 19.34 183.496 40107 4615 41

42
60 - UFUK DURAL
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 11 7 8.67 6 4 4.67 8 1 7.67 1 3 0.00 3 11 -0.67 7 12 3.00 36.00 38.00 23.34 183.467 40120 4618 42
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43
243 - ZEYNEP PEHLIVAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 10 8 7.33 4 4 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 14 0.33 7 11 3.33 35.00 48.00 19.00 176.993 41089 4725 43

44
85 - HAMZA ÇELIK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 10 4 8.67 1 3 0.00 5 5 3.33 7 1 6.67 1 4 -0.33 5 10 1.67 29.00 27.00 20.01 174.133 41472 4770 44

45
47 - FATMA BAŞAR
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 10 10 6.67 2 7 -0.33 4 4 2.67 4 6 2.00 3 13 -1.33 8 7 5.67 31.00 47.00 15.35 171.674 41865 4814 45

46
57 - MUSTAFA GÜNEYSİ
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 14 -3.67 8 12 4.00 35.00 50.00 18.32 170.074 42153 4847 46

47
135 - HÜSEYİN AKKAYA
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 35.00 55.00 16.66 166.148 42675 4919 47

48
8 - BARAN GÜL
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 9 9 6.00 4 5 2.33 1 7 -1.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 8 12 4.00 27.00 47.00 11.34 164.222 42884 4950 48

49
9 - AYKUT YALÇIN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 9 11 5.33 3 6 1.00 7 3 6.00 3 7 0.67 1 10 -2.33 9 10 5.67 32.00 47.00 16.34 162.741 43085 4982 49

50
15 - GAMZE NERGİZ
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 5 2.33 4 12 0.00 7 13 2.67 32.00 53.00 14.33 162.741 43085 4982 49

51
17 - BENGÜ ULUCAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 4 1.67 11 8 8.33 15.00 12.00 11.00 160.741 43351 5017 51

52
155 - HALİL ARSLAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 8 2 7.33 2 6 0.00 4 15 -1.00 10 10 6.67 32.00 55.00 13.67 157.319 43797 5083 52

53
48 - ÇİGDEM ÇINAR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 32.00 58.00 12.66 154.311 44252 5148 53

54
236 - UMUTCAN SAMDAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 6 9 3.00 0 7 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 8 1.33 6 9 3.00 24.00 45.00 9.00 145.911 45352 5304 54

55
0 - E E D S
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 8 12 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 25.00 16.66 142.459 45748 5352 55

56
52 - DİLARA ÖZKAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 9 9 6.00 13.00 20.00 6.33 133.067 46860 5502 56

57
212 - MUSTAFA TIRYAKIOGLU
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 6 1.00 5 5 3.33 2 18 -4.00 8 11 4.33 27.00 61.00 6.66 117.244 48571 5718 57

58
6 - ALİ KARABIYIK
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 26.00 64.00 4.66 112.815 49028 5783 58

59
16 - NEVZATALİ ÖZÇAKIR
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 5 11 1.33 3 6 1.00 4 4 2.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 13 -0.33 24.00 56.00 5.34 112.356 49062 5790 59

60
6 - GÜLCENUR KARAKAYA
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 5 11 1.33 0 6 -2.00 4 4 2.67 1 5 -0.67 3 10 -0.33 4 10 0.67 17.00 46.00 1.67 109.896 49246 5821 60

61
13 - RABİA SİNAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 5 12 1.00 1 3 0.00 5 5 3.33 2 4 0.67 2 8 -0.67 3 8 0.33 18.00 40.00 4.66 109.837 49269 5824 61

62
69 - EMRE DERE
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 12.00 29.00 2.33 109.363 49300 5827 62

63
30 - MEDİNE ÖNER
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 6 14 1.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 17 -4.67 8 12 4.00 22.00 55.00 3.66 108.356 49409 5848 63

64
100 - AYŞEGÜL YILMAZ
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 6 8 3.33 4 4 2.67 3 7 0.67 0 0 0.00 3 14 -1.67 2 11 -1.67 18.00 44.00 3.33 104.889 49721 5893 64

65
244 - MUSTAFA DUMAN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 7 13 2.67 2 18 -4.00 25.00 65.00 3.34 99.037 50080 5942 65

66
29 - MEDİNE GÜL
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 7 10 3.67 1 5 -0.67 4 5 2.33 3 3 2.00 2 13 -2.33 1 12 -3.00 18.00 48.00 2.00 95.585 50305 5975 66

67
48 - FATMANUR BALKAN
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 2 12 -2.00 5 4 3.67 2 7 -0.33 1 4 -0.33 3 13 -1.33 5 11 1.33 18.00 51.00 1.01 92.607 50530 6008 67

68
70 - MEVLÜTCAN ERSOY
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 3 17 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 16 -2.33 21.00 68.00 -1.67 75.304 51127 6072 68

69
149 - MERTCAN YELKEN
Gün Sazak Yatılı Bölge Ortaokulu

8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 3 17 -2.67 18.00 71.00 -5.67 69.378 51252 6092 69

70
59 - OKTAY NAVRUZ
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 57.526 51373 6109 70

71
51 - HALİS BULUT
YUNUSEMRE İMAM HATİP ORTAOKULU

8 / A 4 16 -1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 57.526 51373 6109 70

72
28 - HÜSNA YILMAZ
Şehit Ramazan Manastır Ortaokulu

8 / A 2 16 -3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 2 -0.67 4 15 -1.00 2 17 -3.67 16.00 62.00 -4.67 57.526 51373 6109 70

Genel 11.85 5.67 6.09 4.92 4.33 8.50 41.35 270.931 51433
İl 11.49 5.48 5.87 4.79 3.91 7.99 39.53 262.509 6121

İlçe 7.24 3.26 4.59 2.64 1.37 6.26 25.36 203.644 72
ORTALAMALAR KATILIMLAR


